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Zimbra rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br

Re: REF.: PE 6/2020 VIDEO MONITORAMENTO - CFTV - ESCLARECIMENTOS

De : Rafaella Silva de Sousa Sex, 23 de out de 2020 11:25
<rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br> /1 anexo

Assunto : Re: REF.: PE 6/2020 VIDEO

MONITORAMENTO - CFTV -
ESCLARECIMENTOS

Para : licitacao3 <licitacao3@4kseg.com.br> qo
Cc : licitacao <licitacao@defensoria.ce.def.br>, '
comprasl@4kseg.com.br, T(

licitacaol@4kseg.com.br,
~ licitacao5@4kseg.com.br,
licitacao2@4kseg.com.br

Bom dia Prezados!

Conforme disposto no Edital: exclusivamente conta BRADESCO para receber o
pagamento. Ou seja, vocé pode até indicar em sua proposta, caso seja
arrematante, um outro banco, mas o pagamento sé sera efetuado no BRADESCO.

Dessa forma, para receber seu pagamento, por ocasido da execugéo do contrato,
tera que abrir conta no BRADESCO.

Att., WOV as & ﬁuﬂ/&u b

-
Rafaella Sousa. M@V,@Muw )

De: "licitacao3" <licitacao3@4kseg.com.br>

Para: "licitacao" <licitacao@defensoria.ce.def.br>

Cc: compras1@4kseg.com.br, licitacaol@4kseg.com.br, licitacao5@4kseg.com.br,
licitacao2@4kseg.com.br

Enviadas: Sexta-feira, 23 de outubro de 2020 11:17:56 e ‘s dlo o&
Assunto: REF.: PE 6/2020 VIDEO MONITORAMENTO - CFTV - 51 “}bi*
ESCLARECIMENTOS J%alwawmé—o

A comissao de licitacdo do pregao eletrénico PE 6/2020
RAZAO SOCIAL: 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
CNPJ: 26.202.210/0001-56

REPRESENTANTE: MARIA INES PELICIOTTI ABDO.

Prezados, bom dia!
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