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Zimbra rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br

Re: REF.: PE 6/2020 VIDEO MONITORAMENTO - CFTV - ESCLARECIMENTOS

De : Rafaella Silva de Sousa Sex, 23 de out de 2020 13:25
<rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br> 21 anexo

Assunto : Re: REF.: PE 6/2020 VIDEO
MONITORAMENTO - CETV -

ESCLARECIMENTOS
Para : licitacao3 <licitacao3@4kseg.com.br> qo
Cc : licitacao <licitacao@defensoria.ce.def.br>, '
comprasl@4kseg.com.br, {&/

licitacaol@4kseg.com.br,
B licitacao5@4kseg.com.br,
licitacao2@4kseg.com.br
Bom dia Prezados!
Conforme disposto no Edital: exclusivamente conta BRADESCO para receber o

Pagamento. Ou seja, vocé pode até indicar em sua proposta, caso seja
arrematante, um outro banco, mas o Pagamento so seré efetuado no BRADESCO.

Dessa forma, para receber seu Pagamento, por ocasido da execucdo do contrato,

tera que abrir conta no BRADESCO. r H

Att., \
MQJ&@M&%?@

Rafaella Sousa.

De: "licitacao3" <licitacao3@4kseg.com.br>

Para: "licitacao" <licitacao@defensoria.ce.def.br>

Cc: compras1@4kseg.com.br, licitacaol @4kseg.com.br, licitacao5@4kseg.com. br,
licitacao2@4kseg.com.br

Enviadas: Sexta-feira, 23 de outubro de 2020 11:17:56 e . JQ,O o(}&
Assunto: REF.: PE 6/2020 VIDEO MONITORAMENTO - CETV - 01 (]}P—d*
ESCLARECIMENTOS P A

A comisséo de licitacdo do pregéo eletrénico PE 6/2020
RAZAO SOCIAL: 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIREL]
CNPJ: 26.202.210/0001-56

REPRESENTANTE: MARIA INES PELICIOTT] ABDO.

Prezados, bom dia!
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Zimbra

le 3

http://webmail.defensoria.ce.def.br/h/printmessage

Solicito a gentileza de resposta para o esclarecimento abaixo:

REF.: PE 6/2020 VIDEO MONITORAMENTO - CFTV -
ESCLARECIMENTOS O()\

%

7.1. O pagamento ser4 efetuado em até 20 (vinte) dias, contados
da data da apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelo gestor da contratacdao, mediante crédito em conta
corrente

e€m nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A,
conforme a Lei Estadual N© 15.241, de 06 de dezembro de 2012;

No Topico: 7. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

No tépico referente ao pagamento do presente certame, podemos
ver a exigéncia que o pagamento somente serd efetuado em conta
do Banco Bradesco S/A.

Minha divida é quanto ao pPagamento, gostaria de saber se posso
indicar uma agencia e conta que a empresa ja tem, ex: banco do
Brasil e Caixa Econdmica Federal, ou somente serd aceito no Banco

Bradesco S/A?

Atenciosamente:

Dep. Licitacdo

licitacao3@4kseq.com.br

Office: +55 (48) 4042-1767

www.dkseg.com.br

Livre de virus. Www.avast.com.
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