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Zimbra camilla.silva@defensoria.ce.def.br

Fwd: RES: SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO N°
20220018 - DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

De : Rafaella Silva de Sousa qua, 21 de dez de 2022 10:19
<rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br> 21 anexo

Assunto : Fwd: RES: SOLICITACAO DE
ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO
N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N°
05497833/2022

Para : vcapozzoli@leadcomm.com.br,
rmaximo@leadcomm.com.br, operacoes
comerciais
<operacoes.comerciais@leadcomm.com.br>,
mfreitas@leadcomm.br

Cc : licitacao <licitacao@defensoria.ce.def.br>
Prezado Vinicius Capozzoli,
Segue abaixo a resposta ao seu pedido de esclarecimento.
At.te,
Rafaella Sousa.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
(85) 3194-5023

De: "Elienai Amaro de Souza" <elienai.amaro@defensoria.ce.def.br>

Para: "Aquisicdes da DPGE" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>, "Rafaella Silva de
Sousa" <rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br>

Cc: "Nidia de Matos Nunes" <nidia.matos@defensoria.ce.def.br>

Enviadas: Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 9:13:25

Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO
ELETRONICO N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

Bom dial

Conforme exposto no edital, as certificacdes sdo necessarias em sua totalidade, nao
importando se 01 membro da equipe possui todas as certificacdes, ou se a totalidade
das certificacfes se obtém através de mais de 01 membro da equipe. As certificacdes
séo as solicitadas no edital, ndo se aceitando certificagdes equivalentes.

5.3.5. Obrigatoriamente a equipe da proponente devera possuir profissionais
certificados, nas seguintes competéncias descritas abaixo: 5.3.5.1. Certificacdes em
Seguranca (CISM, CISSP, CSSLP, CASP, CYSA). 5.3.5.1.2 Aceitavel composic¢ao ou
gue apenas um profissional tenha todas as certificacoes.

Atenciosamente,

ELIENAI AMARO DE SOUZA
Coordenadoria de Tecnologia da Informacao
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1blica Geral do Estado do Ceara
Email: elienai.amaro@defensoria.ce.def.br
TEL: (85) 98893-9550

M De: "Aquisicoes de TI" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>
Para: "Elienai Amaro de Souza" <elienai.amaro@defensoria.ce.def.br>
Enviadas: Terga-feira, 20 de dezembro de 2022 11:04:44
Assunto: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO
ELETRONICO N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

Area de Aquisicdes de TI / Defensoria Publica Geral do Estado do Ceara
Edilson Lopes Cabral / Analista de Aquisi¢coes de Tl
aguisicoes.ti@defensoria.ce.def.br +55 85 - 3194-5056

De: "Rafaella Silva de Sousa" <rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br>
Para: "Aquisicoes da DPGE" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>
Enviadas: Terga-feira, 20 de dezembro de 2022 10:51:05

Assunto: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO
ELETRONICO N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

Prezados, bom dia.

Solicitamos, por gentileza, resposta ao pedido de esclarecimento abaixo formulado.
Cordialmente,

Rafaella Sousa. .

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

DPGE-CE
(85) 3194-5023

De: "Rafaella Silva de Sousa" <rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br>
Para: "Edilson Lopes Cabral" <edilson.cabral@defensoria.ce.def.br>
Enviadas: Terca-feira, 20 de dezembro de 2022 10:02:55

Assunto: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO
ELETRONICO N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

De: "Vinicius Capozzoli" <vcapozzoli@leadcomm.com.br>

Para: "licitacao" <licitacao@defensoria.ce.def.br>

Cc: "Regiane Maximo" <rmaximo@leadcomm.com.br>, "Operacdes Comerciais"
<operacoes.comerciais@leadcomm.com.br>, "Marcos Freitas"
<mfreitas@leadcomm.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 20:20:12

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO
N° 20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022
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Prezados(as),
Através deste e-mail, solicitamos o0 seguinte esclarecimento.

Com o intuito de ampliar a competitividade e assegurar a igualdade de condi¢des a
todos os concorrentes, entendemos que as certificagdes em seguranga do ANEXO | —
TERMO DE REFERENCIA item 5.3.5.1. poderdo ser compostas por no minimo uma
das listadas, ou até mesmo certificacdes semelhantes / equivalentes.

Isto posto, esta correto nosso entendimento?

Duvidas estamos a disposicao.

Att,

Vinicius Capozzoli +55 (11) 5505-0505
©® +55(11)

Sales Executive 96726-4526
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De: Vinicius Capozzoli

Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 15:06

Para: licitacao@defensoria.ce.def.br

Cc: Regiane Maximo <rmaximo@I|eadcomm.com.br>; Opera¢cdes Comerciais
<operacoes.comerciais@leadcomm.com.br>; Marcos Freitas
<mfreitas@leadcomm.com.br>

Assunto: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO N°
20220018 — DPGE - PROCESSO N° 05497833/2022

Prezados(as), bom dia!
Vimos respeitosamente solicitar 0os seguintes esclarecimentos.

1. Em relacdo ao item 11.6.2 referente a qualificacdo técnica, esta correto o
entendimento que os atestados poderéo ser assinados digitalmente em
substituicdo ao reconhecimento de firma?

2. Em relacdo ao item 7.2 — “Quanto ao recebimento” — Esta correto o entendimento
que o Termo de Recebimento Definitivo do Servi¢o sera emitido pelo 6rgdo em
até 05 dias apods o encerramento de cada etapa do projeto?

3. Em relacdo ao ANEXO Il - CARTA PROPOSTA, item 3 (Formacao de Preco), na
descri¢céo do objeto ofertado devemos informar a descrigao geral do item e
colocar o valor global ou seréd necessério a descrigcdo e valores desmembrados
item a item?

4. Referente ao ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA, item 8.1 que diz que o
pagamento serd realizado mediante crédito em conta corrente em nome da
CONTRATADA, exclusivamente no Banco BRADESCO S/A. Entendemos que
para ampliar a competicdo, também podera ocorrer o pagamento com crédito em

3 of4 22/12/2022 13:51



Zimbra https://mail.defensoria.ce.def.br/h/printmessage?id=3...

contas distintas ao BRADESCO, esta correto nosso entendimento?

5. Caso o entendimento da pergunta 4 (acima) nao esteja correto, entendemos que
0 ANEXO Il - CARTA PROPOSTA, item 1 Identificacdo do Licitante, podera ser
preenchido com as contas bancéarias atuais da LICITANTE, adicionando a
ressalva de que sera aberto uma conta no BRADESCO para recebimento, com
N° de conta e agéncia a definir. Isto posto, esté correto o entendimento?

Duvidas estamos a disposicao.

Att,

Vinicius Capozzoli +55 (11) 5505-0505
©® +55 (11)

Sales Executive 96726-4526

B
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trusted digital security Tow dﬁb

As informacg0es contidas nesta comunicagao sdo confidenciais e destinam-se apenas para uso do destinatario acima
identificado, e podem ser legalmente privilegiadas e isentas de divulgacdo nos termos da legislacdo aplicavel. Se o leitor
desta mensagem nao é o destinatario pretendido, vocé esta aqui notificado que qualquer divulgacao, distribuicdo ou cépia
desta comunicacdo é estritamente proibida. Se vocé recebeu essa comunicacao por engano, por favor reenvie para o
remetente e apague a mensagem original e qualquer cépia dela de seu computador. A LEADCOMM nao se responsabiliza
por opinides, conclusdes e outras informacdes contidas nessa comunicacao que nao tenham relacdo direta com seus
produtos e servigos. Tais informacdes devem ser entendidas como nem dadas nem aprovadas por esta empresa.

The information contained in this communication is confidential and is intended only for the use of the recipient named
above, and may be legally privileged and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not
the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this communication in error, please resend it to the sender and delete the original
message and any copy of it from your computer system. LEADCOMM does not take responsibility for opinions, conclusions
and other information in this message that do not relate to our official business. Such information should be understood as
neither given nor endorsed by this company.
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